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Itens Enviados [1/1644] - Poder Judiciario do Acre - Segao de Licitagdo e de Contratos <cpl@tjac.jus.br>

Re[2]: Solicitacdao de documentos - Pregao Eletronico n® 57/2021 - TJAC

De: "Secdo de Licitagdo e de Contratos" <cpl@tjac.jus.br> 19/11/2021 09:49
Para: "Prime Comercio" <primecomerciol@gmail.com>

Sr. representante, bom dia!
Com vistas a subsidiar a decisdo do recurso, solicitamos uma unidade do cartucho licitado como amostra.

Informa-se que a amostra servira para confirmacdo da procedéncia, da originalidade HP, bem ainda qualidade e
rendimento, conforme especificacdo do fabricante; servira ainda como parametro para as proximas aquisicoes na
vigéncia da ARP e, portanto, ndo sera devolvida ao final do certame.

Considerando que a empresa informou que cinco dias € prazo razoavel para envio da amostra, considerar-se-a
prazo até o dia 26/11 para seu recebimento neste Tribunal, devendo ser enderecada a:

CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo, localizada na Sede Administrativa do Tribunal de Justica do Estado do
Acre, a Rua Tribunal de Justica, s/n., bairro Via Verde, CEP 69.915-631, Rio Branco/AC.

Att.,

Gilcineide Rieiro
Pregoeira

----- Mensagem Original-----

De: "Prime Comercio" <primecomerciol@gmail.com>

Para: "Secao de Licitagdo e de Contratos" <cpl@tjac.jus.br>

Data: 17/11/2021 14:50

Assunto: Re: Solicitacdo de documentos - Pregdo Eletrénico n® 57/2021 - TJAC

Segue anexa nossa Cotacao de nosso fornecedor, caso seja necessaria amostra podemos enviar, todos os Toners vem
com identificacdo da HP e da Cogra que é o distribuidor nosso fornecedor.

Segue prego de custo para provar a exequibilidade

Quanto aos atestados, apresentamos atestados de materiais similares.

Caso precisem de amostra ou documento complementar adicional estamos a disposigao.
Quanto a amostra pedimos 5 dias de prazo para entrega caso solicitem.

O fornecedor que questionou tinha o Unico objetivo de fracassar o processo ou mesmo vender com preco acima do
de mercado.

Sempre compramos toners de origem de fornecedores ou distribuidores HP

1: Cogra / Espirito Santo

cogra

Data

Cliente

CEP 768"

https://mail.tjac.jus.br/webmail/

Impressao do Orcamento
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Enderego de Entrega

AV BEIRA RIO, 428 QUADRA 47F

ne: (11) 2821 8900

Repr Comercia

Endereco de Cobranca
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31.345.856/0001-22

Tipo de Entrega Transportadora Tipo de Transagdo Condigdo de Pagamento
CIF (Incluso na NF) Tnt Mercurio Cargas e Enc Express Suframa a Vista
Sa
# Cod. Prod Produto Qtade Vir. Unit ST Pi PIS COFINS O.C Total
1 CF258XC-  Cartucho de toner HP Preto M404DW e M42BFDW 10K pags 1 R$ 302,48 RS$0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 302,48
Si (CONTRATO)
Parcelas
Data Valor
09/11/21 R$ 302.48
TOTAL

ivenda) R$ 302,48
+(impostos) R$ 0,00
- (suframa) RS 27,98

(total) R$ 274,50

FRETE INCLUSO NA PRIMEIRA PARCELA. Considerando que ndio ha relagio de consumo entre as partes j4 que o COMPRADOR ndo & o destinatério final do produto aqui adquirido, e considerando a
relagio comercial entre as partes. Fica desde j esclarecido que na hiptese de desisténcia por parte do COMPRADOR, desde que dentro de 7 (sete) dias, hiptese esta que implicard em multa

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal de venda a favor do VENDEDOR.
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Em qua., 17 de nov. de 2021 as 13:32, Secdo de Licitacdo e de Contratos <cpl@tjac.jus.br> escreveu:
Sr. representante, bom dia!

Informo que estamos em busca de subsidios para decisdo do recurso interposto no Pregdo Eletronico n° 57/2021.
Em sede de diligéncia e considerando o exposto nas contrarrazoes, a empresa se dispds a apresentar provas de
qual distribuidor autorizado HP s3o efetuadas as compras, comprovando sua originalidade, ponto questionado pela
recorrente, bem ainda de apresentar cotacdo do fornecedor ou notas fiscais comprovando a exequibilidade da
proposta e, por fim, atestados que comprovem a comercializacdo de suprimentos para impressoras, nao precisam
ser exatamente do tonner licitado, mas que seja, tonner, cartucho, filtro de impressao, mesmo que sejam de
outros fabricantes, sem ser HP.

Nesse sentido, solicito o envio desses documentos para que possamos responder o recurso com maior brevidade
possivel.

Att.,

Gilcineide Ribeiro
Pregoeira
Atenciosamente
Prime Comércio
CNPJ: 31.345.856/0001-22

Por favor, confirmar recebimento.

https://mail.tjac.jus.br/webmail/ 3/3


mailto:cpl@tjac.jus.br

